
RE: HABILITAÇÃO - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2021 AgeRio - UNIONCOBRA
ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA CNPJ 02.784.022/0001-15

Rodrigo Santana de Almeida <rodrigoalmeida@agerio.com.br>
Seg, 24/01/2022 13:50

Para:  Augusto <augusto.vieira@unioncobra.com.br>; 'rh3' <rh3@unioncobra.com.br>

Cc:  licitacoes <licitacoes@agerio.com.br>

Boa tarde Prezados Senhores,
Saudações!

1 A Equipe de TI da AgeRio solicita a genƟleza para que os Senhores reencaminhem a mensagem
encaminhada na ocasião (juntamente com o(s) arquivo(s) enviado(s)), em que os Senhores afirmam ter
enviado os documentos de habilitação para o Credenciamento nº 003/2021 para avaliação e testes na área de
TI.

2 Destaca-se que serão realizados testes no(s) arquivo(s) pela Equipe de TI, incluindo análise de metadados e
auditorias, a fim de verificar se o(s) arquivo(s) anteriormente encaminhado(s) à AgeRio é(são) o(s) mesmo(s).

3 Ressaltamos que o(s) arquivo(s) deverá(ão) ser o(s) mesmo(s), e serão rigorosamente examinados pela
Equipe de TI da AgeRio, sob pena de inabilitação e aplicação de eventuais sanções cabíveis previstas no Edital,
em normas internas e no Regulamento de Licitações da AgeRio.

3.1 Assim, ressaltamos que caso seja apurado que não se tratam dos mesmos arquivos eletrônicos, vossa
insƟtuição será imediatamente eliminada, sem prejuízo da eventual aplicação das sanções perƟnentes.

Antecipadamente agradecemos pela atenção e interesse, e ficamos no aguardo.

Anteciosamente,

Rodrigo Santana de Almeida

Superintendência Jurídica

Agência Estadual de Fomento

www.agerio.com.br

Facebook | Linkedin | Twitter | Youtube

De: Rodrigo Santana de Almeida <rodrigoalmeida@agerio.com.br>
Enviado: segunda-feira, 24 de janeiro de 2022 11:24
Para: Augusto <augusto.vieira@unioncobra.com.br>; 'rh3' <rh3@unioncobra.com.br>
Cc: licitacoes <licitacoes@agerio.com.br>
Assunto: RE: HABILITAÇÃO - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2021 AgeRio - UNIONCOBRA ASSESSORIA DE
COBRANÇAS LTDA CNPJ 02.784.022/0001-15

Bom dia Prezados Senhores,

Vamos apurar o vosso relato junto à Equipe de TI da AgeRio e, em breve, daremos retorno aos Senhores.

Anteciosamente,
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Rodrigo Santana de Almeida

Superintendência Jurídica

Agência Estadual de Fomento

www.agerio.com.br

Facebook | Linkedin | Twitter | Youtube

De: Augusto <augusto.vieira@unioncobra.com.br>
Enviado: quinta-feira, 20 de janeiro de 2022 14:57
Para: licitacoes <licitacoes@agerio.com.br>
Cc: 'rh3' <rh3@unioncobra.com.br>
Assunto: RES: HABILITAÇÃO - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2021 AgeRio - UNIONCOBRA ASSESSORIA DE
COBRANÇAS LTDA CNPJ 02.784.022/0001-15

Boa tarde!

Prezado(a)s

Conforme edital de credenciamento nº 003/2021 AgeRio, enviamos toda documentação em PDF e em arquivo ZIP,
conforme item nº 9.8.1, 9.8.2 e dia 19/01/2022 saiu os nomes das Empresas que foram habilitadas e não aparece o
nome da Unioncobra Assessoria de Cobrança LTDA. Por genƟleza me informar o porque não fomos habilitados e nem
descredenciados? 01 vez que tem o nome de apenas 17 Empresas que vcs receberam a documentação.

No aguardo.

Atenciosamente,

C. AUGUSTO GABRIEL
VIEIRA
GERENTE
ADMINISTRATIVO E
FINANCEIRO

(15) 3241-5457
(15) 99695-9878
augusto.vieira@unioncobra.com.br
www.unioncobra.com.br

De: Augusto <augusto.vieira@unioncobra.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 16 de dezembro de 2021 18:16
Para: 'licitacoes@agerio.com.br' <licitacoes@agerio.com.br>
Cc: 'adalberto.quadros@unioncobra.com.br' <adalberto.quadros@unioncobra.com.br>;
'cicero.moura@unioncobra.com.br' <cicero.moura@unioncobra.com.br>; 'rh3' <rh3@unioncobra.com.br>
Assunto: HABILITAÇÃO - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2021 AgeRio - UNIONCOBRA ASSESSORIA DE
COBRANÇAS LTDA CNPJ 02.784.022/0001-15

Prezado(a)s

Boa tarde!

Segue anexo, a documentação para habilitação – edital de credenciamento nº 003/2021 AgeRio x UNIONCOBRA
ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA - CNPJ 02.784.022/0001-15.
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Estando a sua disposição.

Atenciosamente,

C. AUGUSTO GABRIEL
VIEIRA
GERENTE
ADMINISTRATIVO E
FINANCEIRO

(15) 3241-5457
(15) 99695-9878
augusto.vieira@unioncobra.com.br
www.unioncobra.com.br
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